COMPROBANTE DE CAJA
GASTOMENOR
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C;uuermo Alfredo Melo Soto

GIRO: FERRE TER/A VA LMA CEN
DE PINTURAS BARNICES Y
UTENSILIOS PARA PINTORES,

HERRAMIENTAS
Vilagran 604 - Fono 43 -2320078

- LOS ANGELES
|Gracias por su Preferencial
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Guiliermo Alfredo, Melo Soto
7 Rut. 10.505.473-4
GIRO: FERRETERIA Y ALMACEN
DE PINTURAS BARNICES Y
UTENSILIOS PARA PINTORES,
HERRAMIENTAS
Villagran 604 -*Fono 43 -2320078
LOS ANGELES
|Gracias por su Preferencia!
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Fecha: 22/11/2019
Gestién Compra Fondo Fijo

CERTIFICADO DE RECEPCION CONFORME DEL SERVICIO

Por medio del presente documento la encargada de Servicios Generales y Movilizacién del Depto.
Atencién Prehospitalaria SAMU, certifica el fiel cumplimiento de los servicios entregados por
Empresa Ferreteria “WILLY” por prestacién servicios, para lo cual se detallan los siguientes
antecedentes como respaldo a esta rendicién de gastos.

Fact °
actura o Boleta N 469909 Fecha de Factura o Boleta 22/11/2019
Monto D i
onto Documento ($) $ 21.900.- Categoria Compra Gasto menor
EMPRESA Ferreteria “WILLY”
Documentos adjuntos a la factura < Solicitud de adquisicién F/3641

< Comprobante caja Gasto Menor

Detalle del Servicio

Articulos para residencia enfermeros Base SAMU Cabrero:

< 1 Chapa con llave para puerta interior.

OBSERVACIONES: Se regulariza rendicién Fondo Fijo por Gasto Menor.

Saluda atentamente,

Sora ya Firmado digitalmente por Soraya
Maribel Arzua Sanhueza
M H b I Nombre de reconocimiento (DN):
a rl e cn=Soraya Maribel Arzva
$anhueza, c=CL, I=Los Angeles,
Arzu a st=BiobA+o, email=soraya.
arzue@ssbiobio.cl

Fecha: 2019.11.26 17:02:23

Sanhueza ww

ENCARGADA SERVICIOS GENERALES Y MOVILIZACION
DEPTO. ATENCION PREHOSPITALARIA SAMU
SERVICIO DE SALUD BIOBIO

Depto. Atencién Prehospitalaria SAMU .
Avda. Ricardo Vicufia N°147 Interior, Los Angeles
Fono Red Minsal 433290 - (+56 43) 2 -333290

claudia.qarcia@ssbiobio.cl - Soraya.arzua@ssbiobio.cl




Servicio de
Salud Biobio

Region dal Binbio

Ministerio de
Satud

SOLICITANTE _Gabriela
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Calderon Carrasco

DEPARTAMENTO Atencién Prehospitalaria SAMU

UNIDAD Administrativa

CARGO Administrativo

CANT]

JUSTIFICACION

PRECIO PRECIO
DESCRIPCION DETALLADA - UNITARIO TOTAL
inte siden L s

el objetivo es resguardar los insumos clinicos en
: — it~ At —— — '

$21.900

e

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Solicita chapa para puerta
interior en Base SAMU Cabrero

perteneciente al Depto.

Atencidén Prehospitalaria del
ervicio de Salud Bio bio.

Presupuesto Depto. Atencidn Prehospitalaria
SAMU.

ITEM PRESUPUESTARIO L ]

COMENTARIO TECNICO

RESPONSABLE TECNICO

L

Gabriela u;:.ag digitalmente por Gabriela Soraya :s::a: :igi:n;nt::: por Soraya
Calderon Carrasco aribel Arzua Sanhueza
Calderon sk e, e e, % Maribel Arzua el st on.
cneGabriela Calderon Carrasco, €=CL, lsLos Angeles, stwBiobReo,
Carrasco Tesna; S0t T Sanhueza Tasha: Sorniiiin serrner osron:
SOLICITANTE JEFE DIRECTO FINANZAS
: Firmado digitalmente
Juan Fellpe por Juan Felipe Gonzalo
Gonzalo Becerra becerra castillo
. Fecha: 2019.11.25
Castillo 10:51:30 -03'00°
JEFE C.C. SAMU CONVENIOS Y ADQUISICIONES
Gabriela
Calderon
Carrasco

CREADOR(A) DEL DOCUMENTO

noviembre, 2018

LOS ANGELES, 22



Scarlet Orellana L.

e AR 0 L0 U RS L
De: Soraya Arzua <soraya.arzua@ssbiobio.c|>
Enviado el: miércoles, 27 de noviembre de 2019 10:59
Para: ‘Scarlet Orellana L.
CC: 'Luis Ernesto Barrios Castro": bernarda.arriagada@ssbiobio.cl;
emilyjosefinagranadinoruizZOlS@gmaiI.com
Asunto: RV: Fondo Fijo

Importancia: Alta

Estimada Scarlet
Solicito puedas hacer entrega de fondo fijo de acuerdo al siguiente detalle:

< Funcionario responsable, Jorge Granadanino:
* F3673/ $24.000: Reparacién y mantencién de generador Base SAMU Cabrero.

< F3641/ $ 21.900: Adquisicién de chapa puerta interior con llave para Base SAMU Cabrero (Se solicita
como regularizacién y respaldo de la compra)

Saludos,

Soraya Arziia Sanhueza

Encargada Servicios Generales y Movilizacién
Unidad Administrativa

Depto. Atencidn Prehospitalaria (SAMU)
Servicio de Salud Biobio

Teléfono: 43 2 570777

Anexo: 430777

Ministerio de Salud

De: Soraya Arzua [mailto:soraya.arzua@ssbiobio.cl]
Enviado el: jueves, 21 de noviembre de 2019 14:56
Para: 'Scarlet Orellana L.'

CC: 'Luis Ernesto Barrios Castro' (|uis.barrios@ssbiobio.cl); 'bernarda.arriagada@ssbiobio.cl';
alexisnavarrete1960@gmail.com

Asunto: RV: Fondo Fijo

Importancia: Alta

Estimada Scarlet
Solicito puedas hacer entrega de fondo fijo de acuerdo al siguiente detalle:
“* Funcionario responsable, Alexis Navarrete:
“* F3630/ $8.000: Reparacién bolso insumos clinicos ambulancias

** F3633/ $78.000: Adquisicién de topes para estacionamientos de salida ambulancias.

“* Funcionario responsable, Manuel Parra:



